Laflamme Richard

De: Manon Nobert <Manon.Nobert@ville.sept-iles.qc.ca>
Envoyé: 24 mars 2016 12:01

A: payables@sfppn.com

Cc: Laflamme Richard; Valérie Haince; Serge Gagné

Objet: Facture Fournisseur - Ville de Sept-fles

Piéces jointes: 16-03-23_TX_Réclamation_détaillée_SFPPN.docx.pdf; 16-03-08

_Requéte_A_Relevé_de_compte.pdf; 16-03-08_Requéte_B_Relevé_de_compte.pdf,
Réclamation détaillée Cliffs - Wabush_2016-03-08.pdf; 16-03-08
_Requéte_A_Factures_Annuelle.pdf; 16-03-08_Requéte_A_Factures_Hydromeétre.pdf;
16-03-08_Requéte_B_Factures_Annuelle.pdf; 16-03-08
_Requéte_B_Factures_Hydrometre.pdf

Madame,
Monsieur,

Vous trouverez ci-joint, le détail des sommes qui sont dues a la Ville de Sept-iles pour les années 2015 et 2016 avec le
calcul des intéréts en date du 8 mars 2016 (la « Date de cldture »), accompagné des relevés de comptes et des factures
pour les « Requéte A — Cliffs » et « Requéte B — Wabush ».

Si des informations additionnelles étaient requises, n’hésitez pas a me contacter.

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations.

CMeanon HNabert, CPA, CA, OMA
Chef comptable & trésoriere adjointe

Service des finances - Ville de Sept-lies

9 Tél: (418) 964-3215 poste 2014

9 Fax :(418) 964-3257

S\ manon.nobert@yille.sept-iles.gc.ca
www. ville.sept-iles.qc.ca

Avant d'imprimer, pensez & Uenvirennement,

AVIS DE CONFIDENTIALITE

Ce message peut contenir de I'information Iégalement privilégiée ou confidentielle. Si vous n'étes pas le
destinataire ou croyez avoir regu par erreur ce message, nous vous serions gré d'en aviser l'émetteur et d'en
détruire le contenu sans le communiquer a d'autres ou le reproduire.

CONFIDENTIALITY NOTICE
This communication may contain privileged or confidential information. If you are not the intended recipient or

received this communication by error, please notify the sender and delete the message without copying or
disclosing it.



Laflamme Richard

De: Manon Nobert <Manon.Nobert@ville.sept-iles.qc.ca>
Envoyé: 24 mars 2016 12:39

A: wabush@fticonsulting.com

Cc: Laflamme Richard; Valérie Haince; Serge Gagné

Objet: Facture Fournisseur - Ville de Sept-iles

Piéces jointes: 16-03-23_TX_Réclamation_détaillée_FTl.docx.pdf; 16-03-08

_Requéte_A_Relevé_de_compte.pdf; 16-03-08_Requéte_B_Relevé_de_compte.pdf;
Réclamation détaillée Cliffs - Wabush_2016-03-08.pdf; 16-03-08
_Requéte_A_Factures_Annuelle.pdf; 16-03-08_Requéte_A_Factures_Hydrometre.pdf;
16-03-08_Requéte_B_Factures_Annuelle.pdf; 16-03-08
_Requéte_B_Factures_Hydromeétre. pdf

Madame,
Monsieur,

Vous trouverez ci-joint, le détail des sommes qui sont dues a la Ville de Sept-iles pour les années 2015 et 2016 avec le
calcul des intéréts en date du 8 mars 2016 (la « Date de cléture »), accompagné des relevés de comptes et des factures
pour les « Requéte A — Cliffs » et « Requéte B — Wabush ».

A noter que ces documents sont une mise a jour de la réclamation qui avait déja été transmise au Controleur a
I’occasion de la production de la preuve de réclamation du 15 décembre 2015.

Si des informations additionnelles étaient requises, n’hésitez pas a me contacter.

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations.

CManon HNobert. CPA, CA, OMA
Chef comptable & trésoriére adjointe

Service des finances - Ville de Sept-lies

W Tl (418) 964-3215 poste 2014

T Fax. (418) 964-3257

NG manon.nobert@yille. sept-iles.qc.ca
www. Ville.sept-iles.qc.ca

Avant d'imprimer, pensez a Uenvironnement,

AVIS DE CONFIDENTIALITE
Ce message peut contenir de I'information légalement privilégiée ou confidentielle. Si vous n'¢tes pas le

destinataire ou croyez avoir regu par erreur ce message, nous vous serions gré d'en aviser I'émetteur et d'en
détruire le contenu sans le communiquer & d'autres ou le reproduire.

CONFIDENTIALITY NOTICE
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